
Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>

[Neon Led] Factura 2/3 propyecto
7 mensajes

Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com> 3 de mayo de 2024, 18:07
Para: "info@ledilux.com" <info@ledilux.com>

Buenas tardes Alex,

Adjunto la factura 2/3 según los avances realizados en abril 2024.

Aquí tienes la visión general de lo facturado hasta ahora y de lo que queda:

Por otro lado, tengo 2 temas adicionales a tratar contigo:
- Sigo sin recibir el contrato firmado por vuestra parte. Sería importante que tengamos este tema cerrado de cara a la próxima semana.
- La primera factura FV/2024/0389, salvo error por mi parte, sigue pendiente de pago. Podrías verificarlo con administración?

 Quedo a tu disposición.

Un saludo,

Jessica Lagarde 
Secretaria de dirección

Tel: 699605560
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administracion@ledilux.com <administracion@ledilux.com> 8 de mayo de 2024, 14:50
Para: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>, jlagarde@ecommsistema.com

Buenos dias Jessica,

 

Me podrías enviar porfavor el documento que hay que rellenar.

 

Gracias
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De: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>
Enviado el: miércoles, 8 de mayo de 2024 13:39
Para: administracion@ledilux.com
Asunto: RV: [Neon Led] Factura 2/3 propyecto

 

 

 

De: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Enviado el: viernes, 3 de mayo de 2024 18:07
Para: info@ledilux.com
Asunto: [Neon Led] Factura 2/3 propyecto

 

Buenas tardes Alex,

 

Adjunto la factura 2/3 según los avances realizados en abril 2024.

 

Aquí tienes la visión general de lo facturado hasta ahora y de lo que queda:

 

[El texto citado está oculto]

Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com> 8 de mayo de 2024, 15:42
Para: administracion@ledilux.com
Cc: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>

Buenas tardes,

Adjunto el contrato que tenéis que rellenar y firmar.

Quedo a vuestra disposición.
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Un saludo,

Jessica Lagarde 
Secretaria de dirección

Tel: 699605560

[El texto citado está oculto]
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administracion@ledilux.com <administracion@ledilux.com> 16 de mayo de 2024, 11:05
Para: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Cc: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>

Buenos dias,

 

Adjunto documento.

 

Gracias

[El texto citado está oculto]
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Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com> 16 de mayo de 2024, 11:59
Para: administracion@ledilux.com
Cc: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>

Buenos días,

Gracias por el contrato.

Solo nos queda pendiente resolver el tema de las facturas por pagar.
Aquí tiene un resumen:

Quedo a la espera de que me deis una fecha de pago.

Un saludo,

Jessica Lagarde 
Secretaria de dirección

Tel: 699605560

[El texto citado está oculto]

administracion@ledilux.com <administracion@ledilux.com> 16 de mayo de 2024, 12:15
Para: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>

Buenos dias,

 

Tengo la numero fv/2024/0591 y fv/2024/0389, estas dos ya estan añadidas como te comente para la siguiente remesa.

 

Faltaría 0498, envíamela y la voy pasando.

 

Gracias

 

Lara

 

 

 

De: Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com>
Enviado el: jueves, 16 de mayo de 2024 11:59
Para: administracion@ledilux.com
CC: Ledilux Iluminación <info@ledilux.com>
Asunto: Re: [Neon Led] Factura 2/3 propyecto
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Buenos días,

 

Gracias por el contrato.

 

Solo nos queda pendiente resolver el tema de las facturas por pagar.

Aquí tiene un resumen:

 

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Jessica Lagarde <jlagarde@ecommsistema.com> 16 de mayo de 2024, 16:13
Para: administracion@ledilux.com

Buenas tardes Lara,

Aquí tienes la factura.

Gracias y un saludo,

Jessica Lagarde 
Secretaria de dirección

Tel: 699605560

[El texto citado está oculto]
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